
















































































































































































































18/11/2021 16:16 E-mail de Viva Rio - Fwd: Aditivo impressora de pulseiras - UPA Tijuca e UPA Jacarepaguá
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Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>

Fwd: Aditivo impressora de pulseiras - UPA Tijuca e UPA Jacarepaguá

8 mensagens

Pamela Vieira <pamelavieira@vivario.org.br> 25 de agosto de 2021 16:48
Para: Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>

Att, 
Pamella Vieira
Analista de Contratos 
Contato:(21) 2555-3750 / Ramal 3823 /  (21) 9 8057-1570 (Apenas mensagens via WhatsApp)
.
.
.
Envio de notas fiscais e atestos: notaseatestos@vivario.org.br

Informações sobre pagamentos: financeiro@vivario.org.br
Comprovantes de pagamentos: tesouraria@vivario.org.br

---------- Forwarded message ---------

De: Rafael Leite Morgado <rafaelmorgado@tera-tecnologia.com>

Date: qua., 25 de ago. de 2021 às 15:23

Subject: Aditivo impressora de pulseiras - UPA Tijuca e UPA Jacarepaguá

To: Raquel Reis Nonato <raquelreisnonato@vivario.org.br>, Thiago Pedro da Silva Ramos
<thiagoramos@vivario.org.br>, Pamela Vieira <pamelavieira@vivario.org.br>, Ana Maria de Oliveira Capellini
<anamariacapellini@vivario.org.br>


Raquel,


Recebemos solicitação dos gerentes das UPAs Tijuca e Jacarepaguá de pulseiras. Ambas as unidades possuem
franquia mensal de 8 mil pulseiras no valor total mensal de R$ 6.480,00 (tipo IV, opção 4). Precisamos ajustar os
contratos para o tipo IV opção 5 cuja franquia mensal prevê 10 mil pulseiras no valor total mensal de R$ 8.000,00. 

Podemos seguir com o aditivo?

Rafael Morgado

Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br> 1 de novembro de 2021 12:41
Para: Thiago Pedro da Silva Ramos <thiagoramos@vivario.org.br>, Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>
Cc: Rafael Leite Morgado <rafaelmorgado@tera-tecnologia.com>, Tais Dantas Souza <taissadantas@vivario.org.br>,
Raquel Reis Nonato <raquelreisnonato@vivario.org.br>, Pamela Vieira <pamelavieira@vivario.org.br>

Boa tarde!
Inclui @Lais Araujo Aguiar por dar suporte à Taissa nas demandas das UPAs.

Em qui., 28 de out. de 2021 às 12:34, Thiago Pedro da Silva Ramos <thiagoramos@vivario.org.br> escreveu:

Boa tarde Taíssa,
o aditivo foi realizado?






Em qui., 26 de ago. de 2021 às 16:47, Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>
escreveu:


Boa tarde!


Rafael, a Pamella acompanha os contratos da SMS e @Tais Dantas Souza os contratos da SES.

Taissa, acompanhe essa demanda, por favor.
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Att.


Em qua., 25 de ago. de 2021 às 15:23, Rafael Leite Morgado <rafaelmorgado@tera-tecnologia.com> escreveu:


Raquel,



Recebemos solicitação dos gerentes das UPAs Tijuca e Jacarepaguá de pulseiras. Ambas as unidades
possuem franquia mensal de 8 mil pulseiras no valor total mensal de R$ 6.480,00 (tipo IV, opção 4).
Precisamos ajustar os contratos para o tipo IV opção 5 cuja franquia mensal prevê 10 mil pulseiras no valor
total mensal de R$ 8.000,00. 

Podemos seguir com o aditivo?






Rafael Morgado





-- 




Ana Capellini
Setor de Contratos
Gerência de Aquisições
21-2555-3750 - Ramal 3823
21-98111-0890





-- 


          Thiago Ramos - Tecnologia da Informação                     
          Gestão de Infraestrutura de T.I

          thiagoramos@vivario.org.br

          Viva Rio

          (21) 2555-3750 - Ramal: 3772/ (21) 96740-4315

          Rua Alberto Campos, 12 - Ipanema - RJ

          www.vivario.org.br

-- 


Ana Capellini
Setor de Contratos
Gerência de Aquisições
21-2555-3750 - Ramal 3823
21-98111-0890

Taissa Dantas de Souza <taissadantas@vivario.org.br> 3 de novembro de 2021 10:42
Para: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>
Cc: Thiago Pedro da Silva Ramos <thiagoramos@vivario.org.br>, Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>, Rafael
Leite Morgado <rafaelmorgado@tera-tecnologia.com>, Raquel Reis Nonato <raquelreisnonato@vivario.org.br>, Pamela
Vieira <pamelavieira@vivario.org.br>

Prezados, bom dia. 

Informo que não seguimos com o respectivo aditivo porque estamos aguardando aprovação da gestora. 
@Nizia Raquel Reis Nonato da Silva podemos seguir ?

Att,
Taissa Dantas 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br> 4 de novembro de 2021 09:36
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Para: Taissa Dantas de Souza <taissadantas@vivario.org.br>
Cc: Thiago Pedro da Silva Ramos <thiagoramos@vivario.org.br>, Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>, Rafael
Leite Morgado <rafaelmorgado@tera-tecnologia.com>, Raquel Reis Nonato <raquelreisnonato@vivario.org.br>, Pamela
Vieira <pamelavieira@vivario.org.br>

Raquel, podemos prosseguir?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Raquel Reis Nonato <raquelreisnonato@vivario.org.br> 4 de novembro de 2021 14:20
Para: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>
Cc: Taissa Dantas de Souza <taissadantas@vivario.org.br>, Thiago Pedro da Silva Ramos
<thiagoramos@vivario.org.br>, Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>, Rafael Leite Morgado
<rafaelmorgado@tera-tecnologia.com>, Pamela Vieira <pamelavieira@vivario.org.br>

Sim. 
Por favor.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Taissa Dantas de Souza <taissadantas@vivario.org.br> 4 de novembro de 2021 15:45
Para: Raquel Reis Nonato <raquelreisnonato@vivario.org.br>
Cc: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>, Thiago Pedro da Silva Ramos
<thiagoramos@vivario.org.br>, Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>, Rafael Leite Morgado
<rafaelmorgado@tera-tecnologia.com>, Pamela Vieira <pamelavieira@vivario.org.br>

Ciente Raquel, iremos prosseguir com a confecção do aditivo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Taissa Dantas de Souza <taissadantas@vivario.org.br> 12 de novembro de 2021 10:41
Para: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>, Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br>

Ana, bom dia .

Sim, Raquel aprovou.
@Lais Araujo Aguiar  confeccionando o termo aditivo.
Combinei com o Thiago Pedro que o aditivo passará a ter vigência a partir de 01/12. 


Att,
Taissa Dantas 

Em qui., 11 de nov. de 2021 às 19:15, Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br> escreveu:

Taissa, como que ficou? A Raquel aprovou?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Lais Araujo Aguiar <laisaguiar@vivario.org.br> 12 de novembro de 2021 10:53
Para: Taissa Dantas de Souza <taissadantas@vivario.org.br>
Cc: Ana Maria de Oliveira Capellini <anamariacapellini@vivario.org.br>

Bom dia,

Os aditivos já foram confeccionados e enviados para assinatura da empresa.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 


Laís Araujo Aguiar
Setor -  Contratos
 (21) 2555-3757
laisaguiar@vivario.org.br
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